De: NAYARA PAES GUIMARAES

Enviado em: quarta-feira, 5 de abril de 2023 14:57

Para: LEILANE MENDES BARRADAS

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE; ANA PAULA COSTA RODRIGUES
Assunto: ENC: Diligéncias Edital de Pregédo eletrénico n° 03/2023
Anexos: Documentos 05-04.zip

Senhora Diretora, boa tarde!
Conforme email abaixo a empresa atendeu as diligéncias de ajuste a Planilha de precos, chegando ao valor de RS
5.101.470,09. Entretanto, resta pendente o envio de documento comprobatério para atendimento ao item 24.3.4

do termo de referéncia:

24.3.2. Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o
objeto desta licitagdo, demonstrando que a licitante realizou servigos de limpeza nas seguintes areas minimas:

24.3.4. Fachada envidragcada, que compreende a limpeza de drea, cujo acesso para limpeza exija equipamento
especial, 2.700,00 m2.

Assim, encaminha-se pedido de prorrogacdo para analise e aprovacgao.

Respeitosamente,
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De: Ativa Terceirizagcdao de Mao de Obra Ltda <ativa010@gmail.com>

Enviada em: quarta-feira, 5 de abril de 2023 13:54

Para: NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; ANA PAULA COSTA RODRIGUES <ana.rodrigues@fnde.gov.br>;
NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA <nivalda.almeida@fnde.gov.br>; EDILENE DA COSTA SILVA
<edilene.silva@fnde.gov.br>; LEILANE MENDES BARRADAS <Leilane.Mendes@fnde.gov.br>

Assunto: Re: Diligéncias Edital de Pregdo eletrénico n? 03/2023

Boa tarde.
A empresa adequou a planilha de custo de acordo com as solicitacGes. Também conseguimos ofertar desconto
expressivo em relagdo ao ultimo lance, chegando ao valor Global de R $5.101.470,09 para o Grupo 1. O dltimo valor

ofertado havia sido de RS 7.708.378,80. Com o novo valor ofertado o desconto é de 33,81%.

Solicitamos a nossos clientes a comprovacdo de que limpamos as fachadas, todavia, ainda ndo recebemos deles o
documento prometido para hoje.



Visando o melhor interesse publico, solicitamos a prorrogacao do prazo para apresentacao do documento
complementar.

Em sex., 31 de mar. de 2023 as 17:47, NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!
De acordo com a solicitagao.
Prazo prorrogado para até 14h do dia 05/04.

Att.
Nayara

De: Ativa Terceirizagdo de Mao de Obra Ltda <ativa010@gmail.com>

Enviado: sexta-feira, 31 de margo de 2023 17:22:36

Para: NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; ANA PAULA COSTA RODRIGUES <ana.rodrigues@fnde.gov.br>;
NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA <nivalda.almeida@fnde.gov.br>; EDILENE DA COSTA SILVA
<edilene.silva@fnde.gov.br>; LEILANE MENDES BARRADAS <Leilane.Mendes@fnde.gov.br>

Assunto: Re: Diligéncias Edital de Pregdo eletronico n? 03/2023

Prezada, boa tarde.

Considerando a complexibilidade do documento, a necessidade de ajustar a quantidade dos insumos com o
guantitativo de tempo para executar os servicos em cada andar do prédio e a intencdo da empresa em conceder
desconto em relacdo a ultima oferta feita a Administragdo, solicitamos a dilagdo do prazo até as 14:00 de quarta-
feira (05/04).

Quanto a qualificacdo técnica, solicitamos aos Correios a adequac¢do do atestado para que se enquadre aos servicos
prestados pela empresa e esteja em conformidade com a necessidade do érgdo. No entanto, estamos aguardando
a Geréncia de S3o Paulo emitir um novo documento.

Iremos executar constantes cobrancas para agilizar a emissdo do atestado.

Cordialmente,
David Paiva

ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA
(27) 99257-1974

Em qua., 29 de mar. de 2023 as 11:11, NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br> escreveu:

Prezado David, bom dia!

Apds andlise as planilhas e documentagdo encaminhada constatou-se o seguinte:
Quadro 9 (Custo mensal dos materiais e utensilios):

1.Permanece o erro na férmula informado no email anterior, ou seja, ndo houve a precificagdo por ambientes.

2.Ha a inclusdo de materiais que ndo estdo previstos no POL para alguns ambientes, como por exemplo:
elevador, Asfnde e etc. Assim, solicita-se ajustes no custo do m?, bem como revisdo dos materiais, 0s
guais devem estar condizentes ao POL.




Quadro 10 (custo mensal dos equipamentos)

1.Foi informado na coluna G (Vida ultil) o valor 60. Entende-se que seria 60 meses ou 5 anos. Esse
entendimento esta correto? Destaca-se que a Receita Federal fixou as taxas anual de depreciacdo de
equipamentos novos. Assim, solicita-se que seja verificado o regulamento e efetuadas as retificaces
necessarias.

2.Foi inclusa pela Licitante a atividade de aspirar sofa e tapete para todos os pavimentos. Entretanto, apenas
0s seguintes pavimentos possuem os referidos itens: Tapetes (139, 129, 112, 102, 892, 69, 59, 32, 19SS e
29SS) e Sofas (129, 119, 109, 82, 52, 32, T e 29SS). Solicitamos ajustes.

3.Foram inclusas para limpeza das garagens a lavadora de alta pressao e a varredeira. Entretanto, solicitamos
avaliacdo quanto ao uso desses equipamentos, tendo em vista a situacdo dos pisos desses ambientes, ja
gue apresentam-se deteriorados, conforme fotos constantes no Anexo IX do TR. A imagens dos ambientes
gue compde a presente licitagcdo pode ser acessadas por meio do link

4.Por fim, solicita-se verificar o quantitativo de cada equipamento informado na planilha, tendo em vista a
descricao dos ambientas, as quais constam no Anexo V do TR, bem como as fotos disponibilizadas no
Anexo IX.

Quadro 4 (Contribui¢des sociais)

1.Nao foi informado no Quadro o indice FAP adotado pela licitante. Solicita-se incluir, bem como encaminhar
documentacdo comprobatéria.

2.0s percentuais dos encargos previdencidrios e FGTS devem ser os estabelecidos pela legislacdo vigente,
conforme tabela abaixo, os quais correspondem as obrigacGes que incidem diretamente sobre a folha de
pagamento.

INSS (Ref 20%): Art 22, Inciso] dalein® 821291

Salano Educacdo (Ref. 2,5%): Art. 3°, Inciso I, Decreto n.® 87.043/82.

SAT (Ref RAPx FAP): Art. 22 inciso IT. alineas “b" e "c”. da Lei n® 8.212/91.

FGTS (Ref 8%): Art 15, Lein® 803090 ¢ Art 7° IIL CF.
SESIOU SESC (Ref. 1,5%): Art. 3°, Lein® 8.03690,

SENAI OU SENAC (Ref 1%): Decreto n.” 2.318/86

SEBRAE (Ref 0,6%): Art. 8° Lein® 8020/00 e Lein® 8.154/20

INCEA (Fef 0.20%): Lein® 7. 787/89 e Decreto-Lein ® 1.146/70.

Assim, solicita-se retificacdo.

Documentacao de qualificacao técnica.

Conforme exposto no item 24 do termo de referéncia o licitante deverd comprovar aptidao para desempenho de
atividade pertinente e compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto da licitacdo, demonstrando que
a licitante realizou servigos de limpeza nas seguintes dreas minimas:

Areas Internas, que compreendem os diversos tipos de pisos incluindo coberturas e garagens, limpeza diaria,
10.000,00 m2.

Fachada envidragada, que compreende a limpeza de area, cujo acesso para limpeza exija equipamento especial,
2.700,00 m2.

Assim, solicita-se o envio de documentacdo (atestado, contrato firmado, termos aditivos ou outros documentos
emitidos pelas entidades informadas nos atestados técnicos) que comprove a limpeza de fachada envidracada,
cujo acesso exija equipamento especial, com a metragem total de 2.700 m?.




Por fim, encaminha-se anexo a planilha enviada por essa licitante com as retificacbes apontadas acima para
conhecimento.

Prazo para retorno: até 18h do dia 31/03 (sexta-feira).

Atenciosamente,
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De: Ativa Terceirizacdo de Mao de Obra Ltda <ativa010@gmail.com>

Enviada em: segunda-feira, 27 de marco de 2023 09:00

Para: NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; ANA PAULA COSTA RODRIGUES <ana.rodrigues@fnde.gov.br>;
NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA <nivalda.almeida@fnde.gov.br>; EDILENE DA COSTA SILVA
<edilene.silva@fnde.gov.br>

Assunto: Re: Diligéncias Edital de Pregdo eletronico n? 03/2023

Bom dia.

Conforme solicitado, segue anexo.

Em sex., 24 de mar. de 2023 as 18:10, NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde!



Em anélise a planilha verificamos erro no céalculo do custo por m? dos materiais (Quadro 9).

Informamos que a férmula correta é Custo total mensal/area. Portanto, identificou-se que ndo houve a divisdo
pela drea dos ambientes.

Ainda, nos quadros 09 e 10 deverdo ser informadas exatamente a marca dos materiais e equipamentos que
serdo fornecidos pela Licitante e ndo similar, tendo em vista que esses insumos serdo avaliados durante a Prova
conceito. Favor ajustar.

Prazo para retorno: até 10h de 27/03 (segunda-feira).

Atenciosamente,

andli
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De: Ativa Terceirizagdo de Mao de Obra Ltda <ativa010@gmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 24 de marc¢o de 2023 16:09

Para: NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; ANA PAULA COSTA RODRIGUES <ana.rodrigues@fnde.gov.br>;
NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA <nivalda.almeida@fnde.gov.br>; EDILENE DA COSTA SILVA
<edilene.silva@fnde.gov.br>

Assunto: Re: Diligéncias Edital de Pregdo eletronico n? 03/2023

Boa tarde.

Como o chat ndo estd aberto no comprasnet, envio em anexo os ajustes solicitados.

Em qui., 23 de mar. de 2023 as 17:29, NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br> escreveu:




Prezado David, boa tarde!

Prorrogacdo concedida até 18h de amanha (24/03).

Atenciosamente,
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De: Ativa Terceirizagcdo de Mado de Obra Ltda <ativa010@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 23 de marco de 2023 16:10

Para: NAYARA PAES GUIMARAES <nayara.guimaraes@fnde.gov.br>

Cc: COMPC/DIRAT/FNDE <COMPC@fnde.gov.br>; ANA PAULA COSTA RODRIGUES
<ana.rodrigues@fnde.gov.br>; NIVALDA DOS SANTOS ALMEIDA <nivalda.almeida@fnde.gov.br>; EDILENE DA
COSTA SILVA <edilene.silva@fnde.gov.br>

Assunto: Re: Diligéncias Edital de Pregdo eletronico n2 03/2023

Prezada Sr.2 Nayara Guimaraes e prezados(as) que léem em cépia, boa tarde!

Desde ontem a empresa esta desempenhando os ajustes solicitados no e-mail de diligéncias.

Até o momento foi feito:
1. o ajuste na célula referente ao valor global presente no quadro 13;
2. a retirada dos serventes insalubres, em acordo com o Laudo técnico fornecido;
3. a padronizacdo dos percentuais de lucro e custos indiretos para todos os cargos;

4. a exclusdo dos equipamentos inseridos no quadro 9, mantendo a discrimina¢do dos equipamentos
apenas no quadro 10;



5. a adequacdo do numero de serventes, passando a constar 18 profissionais do cargo;

6. a separacao dos documentos pertencentes a qualificagdo técnica;

Estdo em andamento os ajustes do POL, conforme apontado pela Sr.2 Nayara. No entanto, ndo podemos
assegurar que esses ajustes serdo finalizados no prazo concedido, tendo em vista a extensa lista de atividades e
detalhes a serem observados para o devido preenchimento do documento.

Com isso, visando o célere prosseguimento do certame, sem ensejar prejuizos para os envolvidos, solicitamos a
ampliacdo do prazo para envio da documentagao adequada.

Desde ja, agradeco.

Cordialmente,

David Paiva

ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA

(27) 99257-1974

Cordialmente,
David Paiva

ATIVA TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA
(27) 99257-1974



